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Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan    

Norddjurs Kommune meddeler hermed dispensation fra bestemmelser i Lokalplan 016-707 ”Feriecen-
ter ved Albertinelund – Bønnerup Strand” i forbindelse med opførelse af 47 ferieboliger på ejendom-
men beliggende Albertinelund 3, Albertinelund, 8585 Glesborg - Matr.nr. 2 a Emmedsbo, Hemmed. 

Der meddeles dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen:  

§ 4.1 – Dispensation til udstykning. 

§ 7.7 – Dispensation til facadehøjde.  

§ 8.3 – Dispensation til sorte betontagsten på ferieboligerne. 

               

Dispensationen er meddelt med hjemmel i planlovens § 19, stk. 1.  

Da området er beliggende i landzone og der fraviges bestemmelserne i en lokalplan, skal der i hen-
hold til planlovens § 36, stk. 1, nr. 6, meddeles tilladelse efter lovens § 35, stk. 1, (landzonetilla-
delse). 

 

Luftfoto af området der viser lokalplansområdet med byggefelter med grønt.  

                Afdeling: Byg & Miljø 

                Dato: 19. marts 2024 

                Reference: Pia Hauge  

                E-mail: byggesag@norddjurs.dk 

                Tlf. Byg: 8959 4068 

                Journalnr.: S2023-1444 
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Forudsætninger 
Dispensationen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen. Det forudsættes derfor at det 
ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i overensstemmelse med følgende vilkår. 

 
 
Vilkår for dispensationen 
Der stilles følgende vilkår for dispensationen: 

1. At det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet modtaget den 08-06-2023, den 
18-12-2023, den 10-01-2024, den 12-01-2024 og den 16-01-2024. 

2. At tagstenene på ferieboligerne ikke må være blanke og reflekterende og højst have et glan-
stal på 10. 

3. At bestemmelserne i lokalplanens § 9.2, § 9.3 og § 9.4 vedr. beplantning nøje overholdes. 

 

Sagsfremstilling 

Norddjurs Kommune har den 8. juni 20023 modtaget en ansøgning om dispensation fra to 

bestemmelser i Lokalplan 016-707 ”Feriecenter ved Albertinelund – Bønnerup Strand”. 

Herudover er der indsendt et forslag til udstykning til kommunens godkendelse, som også 

kræver en dispensation. 

Ansøgningen er fremsendt af HB Totalentreprise ApS. Arealet hvor feriecenteret ønskes 

opført ejers af Albertinelund Camping A/S. Der har i forbindelse med ansøgningen om di-

spensationen været dialog med udviklerne Udlejningshuse ApS og rådgiver LandSyd Land-

inspektører.  

Lokalplansområdet er beliggende i landzone. Der er samtidig med ansøgning om dispensa-

tion også søgt om landzonetilladelse, da en dispensation i en lokalplan, der indeholder en 

såkaldt bonusvirkning, kræver at der skal meddelelse landzonetilladelse, hvis lokalplanens 

bonusbestemmelser fraviges.  

 

Der er søgt om dispensation til etablering af følgende: 

• At ferieboligernes tage beklædes sorte betontagsten 

• At en mindre del af facaden ved ferieboligernes terrasser får en højde på 5,87 m. 

• Udstykning jf. fremsendt situationsplan  

 

Projektet omfatter opførelse 47 ferieboliger placeret inden for lokalplanens byggefelter jf. 

lokalplanens kortbilag 2.  

Ferieboligerne opføres med facader i træ udført som sortmalet klinkbeklædning og 40º sa-

deltag beklædt med mat sorte beton tagsten. Alle ferieboliger får et areal på 80 m² samt 

17 m² overdækket terrasse. Herudover etableres der 2 hemse på hver 3,3 m². 

Det kan bemærkes, at der er p.t., ikke er modtaget ansøgning om servicebygning og for-

pagterbolig som lokalplanen giver mulighed for at opføre. 
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Situationsplan modtaget 16-01-2024 

 - Blå linje er lokalplanens byggefelter 

 – Grøn linje er udstykningsforslag 

 - Rød stiplet linje er skel 

– Pink linje er fortidsmindebeskyttelseslinje  

 

 



  

 

4 

 

Facade tegninger (princip) 

 

 

 

Tegning af gavle (princip) 

 

 

 

 

Plan af feriebolig – Terrasse med spabad er over-
dækket – Terrasse ved køkken er ikke overdækket 

 

 

Plan af hemse – Der er loft til kip over stue/køkken 
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Naboorientering 
Der er i perioden 16. – 31 august 2023 foretaget nabohøring i sagen. Der er indkommet 8 høringssvar i 
forbindelse nabohøringen. 

I flere af høringssvarene udtrykkes der bekymring for den øgede trafikbelastning i området og støjge-
ner fra feriecenteret. Desuden er der bemærkninger om antal sengepladser, vejadgang, eksisterende 
og kommende beplantning mv. Herudover er der fremkommet nedennævnte bemærkninger til de an-
søgte ferieboliger: 

- Det anføres at det er en stor forøgelse af facadehøjden, som vil skæmme det naturskønne 
område. Der er bekymring for om de højere facader vil give anledning til skyggegener for den 
øst for beliggende ejendom. 
  

- Det anføres at betontagsten er parcelhusagtig samt at der ikke ønskes skinnede tagmateria-
ler. 
 

- Der gøres indsigelse mod at antallet af huse øges fra 42 til 47 samt den ændrede placering af 
husene i forhold til lokalplanens kortbilag 2.  
 

- Der er i et høringssvar anført at ændringerne af bygningernes placering og udformning vil 
stride med lokalplanens formål. 

 

LandSyd Landinspektører har på vegne af bygherre fremkommet med nedennævnte bemærkninger til 
de indkomne høringssvar: 

Generelt: 

Det skal indledningsvist bemærkes, at der er tale om realisering af en ca. 15 år gammel lokalplan for 
området, der udlægger området til feriecenter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bl.a. byg-
geriets placering, størrelse, udformning og delvist materiale. Det fremsendte projekt er i udgangs-
punktet udarbejdet indenfor lokalplanens rammer, dog med nogle enkelte undtagelser. Der er såle-
des ansøgt om en dispensation til at benytte andet tagmateriale samt en øget facadehøjde på en del 
af bygningen. Der er samtidig ansøgt om landzonetilladelse til udstykning. 
Alle øvrige forhold, herunder byggeriets materialer, etableringen af veje, stier og parkeringspladser, 
terrænregulering og områdets anvendelse etableres i overensstemmelse med lokalplanens bestem-
melser. 

Antallet af sengepladser: 

Af Lokalplan 016-707 fremgår det, at det maksimalt tilladte antal sengepladser i området 

er 240. Lokalplanen omfatter ikke indsigeres ejendom. Det gør dog kommuneplanramme 

08-1-F, der udlægger hele området til feriecentre. Lokalplanens realisering påvirker såle-

des ikke mulighederne for at udlægge nye feriecentre andre steder indenfor kommune-

planrammen.  

Ved projektet planlægges der efter at etablere 47 ferieboliger, hver med 4 sengepladser, 

opgjort jf. beregningsreglerne i det dagældende bygningsreglement1, afsnit 3.5. I bereg-

ningen er bl.a. opredninger og sovesofaer ikke indregnet. Projektet omfatter 2 hemse. Der 

planlægges ikke faste senge på hemsene. Hele området skal drives som ét sammenhæn-

gende feriecenter. 
 
Byggeriets placering: 

Al byggeri i området placeres indenfor de byggefelter, der er udlagt ved lokalplanen. Byggeriet er 
således placeret indenfor byggefelterne, og den mindste afstand til eksisterende byggeri bliver en 
afstand på mere end 40 m, til stuehuset på Albertinelund 4 og samme afstand til Græsholmvej 1. 

Det fremgår af lokalplanens vejledningstekst, at Lokalplanens kortbilag 1+ 2 er bindende for områ-
dets fremtidige anvendelse. 
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Dette svarer til, at bilagene er udtryk for planens ”struktur” og derved en del af de væsentlige prin-
cipper. Det fremgår endvidere af lokalplanens Kortbilag 2 at bebyggelsens placering indenfor bygge-
felterne, er ikke bindende. 

Lokalplanens kortbilag er således bindende i forhold til forholdet mellem de bebyggede områder 
(byggefelterne), de grønne arealer samt delvist vejføringen i området. Projektet etableres i overens-
stemmelse med lokalplanens struktur, og med byggeri indenfor byggefeltet. 

Byggeriet vil omfatte i alt 47 ferieboliger til feriecenteret, hvor der således er ansøgt om dispensa-
tion til bl.a. at opføre et mindre stykke af huset med en højere facade samt anvende tagsten i stedet 
for listetækket tagpap. 

Hver af de 47 ferieboliger får et etageareal på 80 m² samt et overdækket areal og 2 hemse. Service-
bygningens areal forventes at være i spændet ca. 100-300 m². 

Det samlede etageareal bliver således op til 4.060 m² og med et samlet grundareal på ca. 60.620 m² 
og dermed en bebyggelsesprocent på ca. 6,7%. Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent 
på 20, svarende til et etageareal på ca. 12.120 m².   

Forpagterbolig: 

Hele området skal drives som ét sammenhængende feriecenter. Der kan derfor opstå behov for at 
etablere en forpagterbolig på et tidspunkt, i overensstemmelse med lokalplanens §3.2 – dvs. at der 
ikke er tale om en selvstændig bolig. 

Da der for nuværende ikke er og ikke vurderes at være behov for en forpagterbolig, er denne ikke 
ansøgt og der er derfor heller ikke foretaget nærmere skitsering af, hvorledes denne ville kunne se 
ud eller skulle indrettes. 

Til feriehusene etableres der en servicebygning i den nordlige del af området. Servicebygningen vil 
tjene som forsamlingssted med bl.a. mulighed for servering samt oplysninger omkring området, or-
densreglement for området. Servicebygningen opføres i alle dens enkeltheder indenfor lokalplanens 
bestemmelser. 

Byggeriets højde: 

Der er ansøgt om at opføre i alt 47 ferieboliger. Ferieboligerne vil have en bygningshøjde fra færdigt 
terræn til tagryggen på ca. 6,5 m samt en facadehøjde på ca. 2,5 m. Et profilsnit med hhv. lokalpla-
nens rummelighed og projektet er vedlagt. På en mindre del af bygningen, etableres der en læter-
rasse, ved at etablere et indvendigt hjørne. Dette bevirker, at en mindre del af bygningen (vist med 
rød indramning) får en facadehøjde større end tilladt jf. lokalplanen. 

Der er således ikke tale om, at bygningen bliver højere end, hvad lokalplanen tillader, men kun at 
facadehøjden bliver højere på en begrænset strækning. 
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Byggeriets udseende: 

Projektets byggeri gives et udseende og udføres i materialer i overensstemmelse med lokalplanen, 
dog ønskes der mulighed for at anvende sorte betontagsten i stedet for lokalplanens krav om liste-
tækket tagpap. 

Ved at kigge på de omkringliggende huse, ser det ud til, at tagsten er væsentligt mere fremher-
skende end tagpap i området. Derfor ønskes dette videreført i området men fortsat med en ensartet-
hed for samtlige feriehuse indenfor området. 

Vejadgang: 

Adgangen til området vil ske i overensstemmelse med lokalplanens angivelse og således som vist på 
dispositionsplanerne, med adgang til Albertinelund samt etableringen af en sti langs vejen. Den øv-
rige del af grunden mod vest, syd og øst afsluttes med et beplantningsbælte, således som beskrevet i 
lokalplanen. 

Fra indkørslen til projektområdet forventes trafikken at følge kommunevejen Albertinelund mod syd 
til Emmedsbovej og herfra mod vest til Hemmedvej, således som der også er skiltet til bl.a. camping-
pladsen. 

Støj: 

Planområdet er udlagt til feriecenter, dvs. til en erhvervsmæssig anvendelse. Erhverv er reguleret i 
hht. miljøbeskyttelsesloven i forhold til støjudbredelse. Der er i projektet ikke aktuelt forhold, der 
giver anledning til en mistanke om, at støjudbredelsen fra området vil overstige de vejledende græn-
seværdier for støj i naboområder. Dette begrundes bl.a. med, at der vil være ca. 40 m til nærmeste 
sommerhusskel og tilsvarende afstand til beboelse i det åbne land. 

Der vil ved hvert enkelt feriehus bliver etableret en varmepumpe. Pga. afstanden til naboer, forven-
tes der ikke at opstå støjgener udover det forventelige og et rimeligt niveau, vurderet i forhold til at 
de vejledende grænseværdier for støj forventes overholdt. 

Beplantning: 

I forbindelse med projektet etableres der og udbygges der randbeplantning rundt om området mod 
vest, syd og øst, således som vist på disponeringsplanen tidligere i dette notat. 

Beplantningen vil blive etableret som et tæt læhegn og beplantningen vil ske i forlængelse af opfø-
relsen af feriehusene. Det endelige plantetidspunkt afhænger af, hvornår byggeriet vil være afsluttet 
samt om vejret og sæsonen tillader beplantning. 

 

Miljø- og Teknikudvalget 

Grundet indsigelserne modtaget i forbindelse nabohøringen har sagen været forelagt til politisk be-
handling i Miljø- og Teknikudvalget d. 26. februar 2024. 

Udvalget besluttede følgende: 

1. Der meddeles dispensation til sorte betontagsten på ferieboligerne med vilkår om, at de ikke 
må være skinnende. 

2. Der meddeles dispensation til en facadehøjde, som ansøgt. 
3. Der meddeles tilladelse til udstykning som vist på situationsplan. 
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Kommuneplan 2021 
Ejendommen er beliggende i landzone. 

Området er omfattet af kommuneplanramme nr. 08-1-F ”Rekreativt område syd for Albertinelund 
Camping”, der udlægger områdets anvendelse til ferie- og kongrescenter samt støre rekreativt om-
råde. 

Det ansøgte er omfattet af lokalplan nr. 016-707 ”Feriecenter ved Albertinelund - Bønnerup Strand”, 
der er vedtaget i 2008.  

Lokalplanen omfatter et område på ca. 6 ha. vest for vejen Albertinelund og nord for 

Græsholmvej. Der henvises til luftfoto på side 1. 

Lokalplanområdet er beliggende på den sydlige del af Albertinelund Campingplads grund.   

Lokalplanen har til formål at muliggøre områdets anvendelse til feriecenter med tilhørende 

faciliteter, at fastlægge vejadgang samt at fastlægge bestemmelser om bebyggelsens ud-

formning og placering.  

Området må kun anvendes til feriecenterbebyggelse samt forpagterbolig. Området vil 

kunne benyttes hele året rundt til enkeltovernatninger, ferie, weekendophold, lejrskoleop-

hold, kursusophold og anden lignende anvendelse.  

 

Ejendommen er beliggende i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et bevaringsværdigt 
landskab ”Bønnerup Kystforland” som skal bevares og beskyttes. 

Forud for lokalplanens vedtagelse, hvor Regionplan 2005 for Århus Amt og Kommuneplan 1999-2011 
for Nørre Djurs kommune var gældende, blev det vurderet at lokalplanen ikke påvirkede internatio-
nale naturbeskyttelsesområder eller andre natur-, kultur- eller landskabelige værdier.   

 

Det kan bemærkes, at der umiddelbart vest for ejendommen i kommuneplanen er udlagt et sommer-
husområde. 

Skovbyggelinje (NBL § 17)  
Ejendommen er beliggende indenfor skovbyggelinjen. Da lokalplanen blev vedtaget, før området blev 
omfattet af skovbyggelinjen, kræver det ansøgte ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 i 
forhold til skovbyggelinjen. 

 
Fortidsmindebeskyttelseslinje (NBL § 18) 
Den nordlige del af lokalplansområdet er omfatter af fortidsmindebeskyttelseslinjen, der gælder in-
den for 100 m fra den nord for lokalplansområdet beliggende gravhøj.  
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 18 må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m 
fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres 
hegn, placeres campingvogne og lignende. 
 
Da det ansøgte ikke, ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinje kræves der ikke dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 18. 
 
Der gøres opmærksom på at gravhøjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen som er vist på kortbilag 2 i 
lokalplanen og at der må jf. lokalplanens § 13.2 ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige for-
hold indenfor området er er omfattet af naturbeskyttelseslovens fortidsmindebeskyttelseslinje, med-
mindre der er meddelt tilladelse fra Norddjurs Kommune.  
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Vurdering 
Der er ansøgt om dispensation og landzonetilladelse i forhold til 3 bestemmelser i lokalplanen. 
 
 
Vurdering i forhold til den ansøgte udstykning 
Der er ansøgt om dispensation til udstykning i henhold til den fremsendte situationsplan. 
 
Ifølge lokalplanens afsnit vedr. udstykning gælder bl.a.: 
 

§ 4.1 - Indenfor lokalplanens område skal yderligere udstykning ske efter nærmere tilladelse fra 
Norddjurs Kommune. 

 
Det vurderes at lokalplanen ikke er til hinder for ansøgningen om udstykning, idet det fremgår af lo-
kalplanen at udstykning kan ske efter nærmere tilladelse fra kommunen. I praksis skal bestemmelsen 
med en sådan ordlyd i en lokalplan behandles som en dispensation. 
 
Norddjurs kommune har vurderet at udstykningen er i overensstemmelse med lokalplanens intention 
om, at området skal fremtræde som ét sammenhængende område – bl.a. ved at udearealer ikke ud-
stykkes, men er fælles.     
 
 
Vurdering i forhold til den ansøgte facadehøjde 
Der er er ansøgt om dispensation til en facade højde på 5,87 m på en mindre del af ferieboligerne 
ene facade. 
 
Ifølge lokalplanens afsnit vedr. bygningers facadehøjde: 
 

§ 7.7 – Facadehøjden, bortset fra gavltrekantet, må ikke overstige 4,0 m over terræn regnet til 
den linje, hvor ydervægge og tagflade mødes. På ejer-/forpagterboligen må facadehøjden på 
mindst en langside ikke overstige 3,5 m. 

 

På ferieboligernes ene langside med længden 13,60 m bliver facadehøjden 2,5 m. På den 

anden langside bliver facadehøjden på de 11,18 m af huset længde ligeledes 2,5 m. Ud for 

den ikke overdækkede terrasse bliver facadehøjden 5,87 m på 2,42 m af husets længde.  

Det er oplyst, at ferieboligernes højde til tagryg bliver 6,5 m, hvor der jf. lokalplanens § 

7.6 er tilladt en bygningshøjde på 8,0 m. Ifølge lokalplanens § 7.4 må der bygges i 1½ 

etage med trempel og udnyttet tagetage. 

Det vurderes at der er tale om en yderst begrænset del af den ene facades længde der 

ikke overholder lokalplanens bestemmelse vedr. facadehøjder. Herudover kan det bemær-

kes at den øvrige del af facaderne holder sig 1,5 m under den tilladte facadehøjde samt at 

ferieboligernes tagryg holder sig 1,5 m under den tilladte bygningshøjde. 

Der lægges vægt på, at ferieboligerne ikke overskrider den maksimale bygningshøjde, 

hvorfor den ansøgte udformning af ferieboligerne ikke vurderes at medføre øgede skygge-

gener for naboejendommene i forhold til, hvis lokalplanens facadehøjde havde været over-

holdt for hele bygningen. Desuden kan det bemærkes at den del af facaden, der overskri-

der lokalplanens facadehøjde ikke udføres med vinduer, hvorved det ikke vil give anled-

ning til øgede indsigtsgener. 

Der lægges desuden vægt på at ferieboligerne placeres i betydelig afstand fra naboer, lige 

som lokalplanen fastlægger at der skal etableres et plantebælte og et grønt friareal som 

sikre afstanden til naboer.  
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Det kan bemærkes, at ifølge lokalplanen kan forpagterboligen opføres med en bygnings-

højde på max 5,0 m, herudover skal forpagterboligen alene overholde en facadehøjde på 

3,5 m på den ene langside, hvorfor det vil være muligt at opføre forpagterboligen med en-

sidig taghældning og med en 5 m høj facade på den anden langside.   

Det er vurderet at en dispensation fra lokalplanens bestemmelse vedr. facadehøjde ikke er 

i strid med lokalplanens principper, da bygnings- og facadehøjder ikke er udtrykkeligt 

nævnt og beskrevet i lokalplanens formål eller anvendelsesbestemmelser.  

 
Vurdering i forhold til det ansøgte tagmateriale 
Der er er ansøgt om dispensation til at anvende sorte betontagsten på ferieboligerne. 
 
Ifølge lokalplanens afsnit vedr. bygningers facadehøjde: 
 

§ 8.3 – Tage skal beklædes med sort tagpap med lister. På ejer-/forpagterboligen kan dog også 
beklædes med tagsten. Der må ikke anvendes glaserede tagsten. 

 
Det vurderes at hensigten med bestemmelsen i lokalplanen vedrørende tagmateriale bl.a. har været 
at opnå et ensartet udtryk. Norddjurs Kommune finder således, at denne hensigt vil kunne imøde-
kommes uanset, at der dispenseres til et andet tagmateriale. 
 
Der stilles vilkår om, at tagstenene ikke må være blanke og reflekterende og højst have et glanstal 
på 10. Herved vil tagene fremtræde matte og sorte, som hvis der havde været anvendt sort tagpap. 
Det kan bemærkes at lokalplanen tillader tagsten på forpagterboligen. 
 
Det er vurderet at en dispensation fra lokalplanens bestemmelse om materiale til tagbeklædning ikke 
er i strid med lokalplanens principper, da bygningsmaterialer ikke er medtaget i lokalplanens formål 
eller anvendelsesbestemmelser 
 
Samlet vurdering  
Ud over ovenstående vurderinger i forhold til de 3 punkter i lokalplanen der er søgt dispensation for, 
har Norddjurs kommune lagt vægt på, at det ansøgte projekt overholder de øvrige bestemmelser i 
lokalplanen.   
 
Det kan bemærkes at lokalplanens kortbilag er kun bindende for områdets fremtidige anvendelse. 
Den på kortbilag 2 viste bebyggelse inden for byggefelterne er ikke bindende. Antallet af bygninger 
er ikke reguleret af lokalplanen. 
  
Da det ansøgte er placeret inden for byggefelterne på kortbilag 2, og ferieboligerne udgør et samlet 
etageareal på 47 feriehuse á 80 m² svarende til 3.760 m², hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 
6,2 %. Dermed overholdes lokalplanens bestemmelser i forhold til placering, bygningsarealer og be-
byggelsesprocent. Fremtidigt når det endnu ikke ansøgte servicebygning på max 300 m² er opført, vil 
der ikke blive problemer med at overholde lokalplanens maksimale bebyggelsesprocent på 20 %.  
 
Det vurderes at det ansøgte projekt vil blive fint indpasset i området i overensstemmelse med lokal-
planens intentioner. Ferieboligernes højde til tagryg bliver 1,5 m lavere end lokalplanen giver mulig-
hed for og når de i lokalplanen krævede beplantningsbælter er vokset op, vurderes feriecenteret at 
blive fint indpasset i området.  
 
Feriecentret kommer til at ligge omgivet af et udbygget sommerhusområde mod vest, Albertinelund 
Campingplads mod nord samt mod øst og syd af landbrugsejendomme med en del skovbeplantning. 
Da der i lokalplanen er bestemmelser om at der skal etableres beplantningsbælter langs skel mod 
vest, øst og syd vurderes det ansøgte feriecenter ikke at påvirke det det omgivende landskab nega-
tivt. 
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Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at det ansøgte, ikke strider mod kommuneplanens retningslinjer 
og kan tillades i overensstemmelse med de hensyn, der skal varetages ved administrationen af plan-
lovens landzonebestemmelser.  
 
Vurderingen bygger på, at opførelse af ferieboligerne ikke vil være til gene for eller medføre væsent-
lige ændringer på de omkringliggende ejendomme. Det må forudsættes at naboerne i området må 
have forventet at lokalplanen, der blev vedtaget tilbage i 2008, på et tidspunkt ville blive realiseret.   
 
Det vurderes ligeledes at der ikke er landskabelige, kulturelle og miljømæssige forhold, der kunne 
tale imod det ansøgte. 
 
 
Risikovurdering iht. Habitatbekendtgørelsen 
Natura 2000 
I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesom-
råder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projekter i sig selv, eller 
i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 
 
Nærmeste Natura 2000-område ”Fuglebeskyttelsesområde – Nordvestlige Kattegat” er beliggende ca. 
610 km nord for projektområdet.  
Norddjurs Kommune har vurderet, at aktiviteten ikke vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000 
området, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering. 
 
Beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivet 
I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesom-
råder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projekter iht. Habitatdirekti-
vets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). 

 
Norddjurs Kommune har ikke kendskab til, at der findes arter der er omfattet af bilag IV i umiddelbar 
nærhed af projektområdet. 
 
Det er endvidere Norddjurs Kommunes vurdering, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge evt. 
tilstedeværende yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter der er op-
taget i habitatdirektivets bilag IV.  
 
Offentliggørelse og udnyttelse 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Norddjurs Kommunes hjemmeside den 19. marts 2024.  
 
Nærværende landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb 16. april 2024. 
 
Klage 
Kommunens afgørelse kan inden 4 uger fra offentliggørelsesdatoen ankes til Planklagenævnet jf. ved-
lagte klagevejledning. Der er nævnets afgørelse, hvornår en klage er indkommet rettidigt. 
 
Du vil straks få besked, hvis der modtages klage. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes før 
sagen er afgjort i Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.  
Hvis du ikke har hørt noget efter klagefristen udløb, kan landzonetilladelsen udnyttes. 
 
Forældelse 
Nærværende landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er med-
delt, eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, jf. planlovens § 56, stk. 2. 
 
Andre tilladelser 
Du skal være opmærksom på at byggeriet kræver byggetilladelse. Det fremgår der er ansøgt herom.  
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Byggesagsbehandlingen påbegyndes efter klagefristens udløb, under forudsætning af at nærværende 
tilladelse ikke påklages. 
 
Kommunen har med denne afgørelse, alene taget stilling til ansøgningen i henhold til planlovens § 35, 
stk. 1. Der er således ikke taget stilling til andre tilladelser, der måtte være nødvendige efter andre 
bestemmelser i planloven eller efter anden lovgivning. 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 
Pia Hauge 
Byggesagsbehandler 
 
 
 

 

Kopi sendt til: 
Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor: dnnorddjurs-sager@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening Norddjurs: norddjurs@dn.dk 
De naboer der har indsendt bemærkninger ifm. naboorienteringen 

 

 

 

 

Klagevejledning – Se næste side  

mailto:dnnorddjurs-sager@dn.dk
mailto:norddjurs@dn.dk


  

 

13 

Klagevejledning  

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 1. 
 
Klageberettigede er: 
Erhvervsministeren 
Enhver med retlig interesse i sagens udfald 
Landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø, 
eller varetage væsentlige brugerinteresser.  

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen 
med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Norddjurs Kommune via klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. 
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Norddjurs Kommune. Hvis Norddjurs Kommune 
fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du 
får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forin-
den er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klage-
portalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du 
kan fritages for at bruge klageportalen. 

Klagefrist 
Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Opsættende virkning 
En rettidig klage over denne afgørelse har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet be-
stemmer andet. 
 
Søgsmål 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens mod-
tagelse. 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/

